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Dott.ssa Rossella Daga - Distretto Siniscola - ASL 3 Nuoro

i

Da: <michelipinna@tiscali it>

A "Dott ssa Rossella Daga - Distretto Siniscola - ASL 3 Nuoro” <daga.acquisti@asinuoro.it>
Data invio:  giovedi 28 novembre 2013 12.29

Oggetto: Re: COORDINATE BANCARIE

GENT.MA Dottssa Rosgella Daga le invio le coordinate bancarie del conto intestato a Pinna
Pasqualino ¢/0 BANCO DI SARDEGNA SILANUS

IT65C0101586980000000000402

CORDIALI SALUTI

MICHELINO PINNA .

28/11/2013
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GGGETTO: ASL 3 NUORD

Ns. rif.: 201301379 RIF. XL -

¢ jgetio e sulls
possa procedere

el 1

scorta

E

I Danneggiamento aute Sig. PINNA PASQUALING {intestatarlo auto)
Compagnia Assicuratrice; XL Insurance Company Limiied

032366808

scorta della relazione tecnica def [ =i
aila liquidazione del sinistro, peraltro

ricadente nella franchigia per sinistro a carico della Strutfura,

Vi invitiamo pertanto ad emettere debito alto di quietanza ed g procedere al pagamento diretts

del sinigiro,

Tale atlo dowra essers intestato 2 Sig. PINNA PASQUALINO (Intestatario dell'auto) .

Vi informiameo che, nel caso in cut
stragiudiziale, controparie

Decliniamo fin da ora agni responsabilita qualora a seguito dl Vs,

I ASL NUORO non dovesse condividere
polra procedere giudizialmente,

tale chiusura

mancata/intempestiva

trasmisslone di atto dl quietanza limporto del sinistro dovesse risultare in futuro superiore a
gquanto allo stalo definlblle per leffetto rappresentiamo che, nella denegata ipotest in cui

Pimporto di condanna allesita d
allimporto indleate con la presente,
legali di coslituzions giudiziale compresel,

Onde consentirci di procedere alla definitiva

instauranda vertenza civile dovesse essere superiore
il maggiore esborso rimarra a Vs, integrale carico (spese

archiviazione della vicenda attendlamo

ricevers Vs, conferma cires Favvenute pagamente del dovulo.
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Dott.ssa Rossella Daga - Distretto Siniscola - ASL 3 Nuoro

Da: 'Dott.ssa Rossella Daga - Distretto Siniscola - ASL 3 Nuoro® <daga.acquisti@asinuoro it>
A "alan merelli xl grup” <Alan.merelli@mcssrl biz>

Data invio:  venerdi 4 ottobre 2013 11.04

Allega: 04.10.13(3). pdf

Oggetto: michelino pinna numero di sinistro: 201301379

numero di sinistro: 201301379 sig. pinna michelino
si invia copia fattura { originale in mio possesso) e copia libretto sanitario
rossella daga

04/10/2013
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